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Bom dia Viviam, 
  
Seguem abaixo as respostas dos questionamentos feitos. 
  
1) O valor estimado para os serviços, obtido através de pesquisa de preços, poderá ser consultado mediante 
vista ao processo na sede do SEMAE situada na Rua XV de Novembro, n.º 2.200 – Bairro Alto, 
Piracicaba/SP. 
  
3) Para efeito da comprovação solicitada no referido item, poderá ser apresentada a Certidão simplificada 
emitida pela JUCESP, constando o enquadramento da empresa como ME ou EPP. 
  
Att; 
Ana Lucia 
SEMAE - Piracicaba 
Suprimentos 
(19) 3403-9623  

De: Amelio Marco Donizeti Buzato [mailto:abuzato@semaepiracicaba.sp.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 11:22 
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br 
Cc: afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br 
Assunto: RES: ENC: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Presencial 159/2016 
  
Ana, bom dia. Para nós é indiferente se o toner é remanufaturado, compatível ou original. O importante 
para nós é a qualidade da impressão, sendo que qualquer toner que oferecer impressão manchada ou 
falhada nós iremos pedir a substituição. 
  

De: Clayton Luís Ramos da Silva [mailto:csilva@semaepiracicaba.sp.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 14 de dezembro de 2016 13:58 
Para: Amelio Marco Donizeti Buzato (Divisao de TI) <abuzato@semaepiracicaba.sp.gov.br> 
Assunto: Fwd: ENC: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Presencial 159/2016 

Por favor encaminhar a reposta para a Ana do Suprimentos. 

Somente do questionamento 2. 

Atenciosamente,  

Clayton Luís Ramos da Silva 
Setor de Controle da Tecnologia da Informação 
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto 
(19) 3403-9686 

 

-------- Mensagem encaminhada --------  
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Presencial 159/2016



 
Bom dia Junior, 

Segue questionamento 2 para ser respondido. 
  
Att; 
Ana Lucia 
SEMAE - Piracicaba 
Suprimentos 
(19) 3403-9623 
  

De: Viviam | Xerografia [mailto:viviam@xerografia.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 14 de dezembro de 2016 10:40 
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br 
Cc: Dalmo | Xerografia 
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Presencial 159/2016 
Prioridade: Alta 
  
Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), 
  
Segue abaixo nossa solicitação de esclarecimentos: 
  

1)      Qual o valor estimado da reserva orçamentária para o objeto contratual? 
2)      Os tonners deverão ser originais ou compatíveis? 
3)      Para cumprimento do item 4.7.2.1. – Condição de EPP, poderá ser apresentado a Certidão 

simplificada emitida pela JUCESP? 
  
P.S: GENTILEZA, ACUSAR RECEBIMENTO. 
  
No aguardo. 
  
Att. 
  
  

 
  

  

Data: Wed, 14 Dec 2016 11:39:47 -0200 
De: SEMAE - Ana Lucia <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br> 

Para: jchitolina@semaepiracicaba.sp.gov.br 
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