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Fwd: Fw: A/c Setor de Licitagcao - Duvida Concorréncia

fssunte 004/2018 - Processo n°2620/2018 it SEMAE
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br> —
Para <fernando@arionengenharia.com.br>

Responder para  <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 08/01/2019 10:24

From: Olivia Patricia de Brito - SEMAE

Sent: Tuesday, January 8, 2019 9:36 AM

To: Alice - Compras

Subject: Re: Fw: Fwd: A/c Setor de Licitacdo - Duvida Concorréncia 004/2018 - Processo n°2620/2018

Bom dia, Alice
Quanto ao questionamento abaixo, ndo ha nenhum impedimento legal com relagdo a composicdo de duas formas da garantia de participacdo.
Qualquer duvida estou a disposicdo.

atenciosamente,

Olivia Patricia de Brito
Assessar Juridico
Fracuradaria Juridica
(19)3403-9611

semaepiracicaba.sp.gov.br n E‘J

Em 07/01/2019 13:09, Alice - Compras escreveu:
Dani/Olivia

Essa empresa ja tinha feito o seguro garantia no valor da licitagdo anterior (que foi anulada). Vc vé algum problema da
apresentacdo da garantia nessas condigGes?
Solicito urgéncia na resposta em virtude da iminéncia da Licitacdo (dia 14/01)

———————— Mensagem original --------
Assunto:A/c Setor de Licitagdo - Duvida Concorréncia 004/2018 - Processo n°2620/2018
Data:07/01/2019 12:10
De:"FERNANDO - ARION ENGENHARIA" mailto:fernando@arionengenharia.com.br
Para:mailto:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br
Copia:"Fabio" mailto:fabio@arionengenharia.com.br

Boa Tarde

Gostaria de saber se posso compor o valor da garantia para participacdo de duas formas: Seguro Garantia no valor de R$45.560,00 e Depdsito
Bancdrio no valor de R$1913,00 totalizando o valor exigido para participa¢do — R$47.473,00

No aguardo

Muito Obrigado
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Fernando Camolese

D
,‘ Diretor Financeire

ARION |
19 3432 3006 | 3432 1784

ENGENHARIA

WS ! www arionengenharia.com.br

.*.I Ajude a cuidar do meio ambiente, imprima apenas se necessario!
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